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Nichele Flavio

Da: amministrazione@samilaservice.it

Inviato: giovedi 31 oftobre 2013 16.48

A: Nichele Flavio

Oggetto: Rif: Riparazione lavastoviglie dell'asilo nido - rich. documentazione x impegno spesa e
liquidazione.

Buongiorno sig. Nichele

siamo stati a rivedere il lavastoviglie della scuola materna.

La rottura della scheda elettronica ha portato la sonda della temperatura a stararsi e I'abbiamo sostituita.
Naturalmente viene addebitato il puro costo della sonda che ¢ pari a€30.00.

Se cortesemente la vuole inserire nel bonifico le saremmo grati.

Cordiali saluti

Amministrazione Samila

----—--Messaggio originale-—-—-—

Da: nichele.flavio@comune.rossano.vi.it

Data: 28/10/2013 11:25:43

A: info@samilaservice.it

Oggetto: Riparazione lavastoviglie dell'asilo nido - rich. documentazione x impegno spesa e liquidazione.

Spett.le
SAMILA SNC e

COMUNE Li ROSSANO VENETO
di Santinon Giampietro & C. SICENIA

Via Monteverdi, 11 4 5

36100 — Vicenza

Tel. 0444 ’560776

Buongiorno, con la presente e come concordato telefonicamente in mattinata, si inviano in allegato , i due
documenti da compilare e ritrasmettere via mail, per poter dare seguito all’impegno di spesa relativo e alla
successiva liquidazione dell’importo relativo alla riparazione effettuata della lavastoviglie dell’asilo nido
per 'importo complessivo di € 200,00 (iva inclusa), come da Vs. Ricevuta Fiscale n. XRFF0034384 del
25.10.2013.

In attesa della succitata documentazione, si comunica che sara Ns. cura trasmettere gli estremi della
determinazione di impegno della spesa con relativo C.I.G. (Codice identificativo di gara),
successivamente potrete procedere alla fatturazione; la liquidazione verra effettuata entro 30 gg. dal
ricevimento della stessa.



